
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

KATILIMLAR

1 27 NEHİR AKAY 4C 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 9 1 9,00 67 3 67,00 486,930 1 1 1 22 2114
% 3,23

2 413 GÖZDE ECE YEŞİLMEN4C 15 0 15,00 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 67 3 67,00 486,727 2 2 2 24 2249
% 3,43

3 448 AYSİMA KAPLANOĞLU4C 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 8 2 8,00 66 4 66,00 484,936 3 3 3 30 2585
% 3,95

4 479 EŞREF AKYÜN 4B 12 3 12,00 15 0 15,00 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 63 7 63,00 470,917 1 4 6 108 6399
% 9,77

5 405 ZEYNEP PEKACAR 4C 14 1 14,00 14 1 14,00 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 60 10 60,00 465,149 4 5 7 124 8028
% 12

6 8 YASİN KARASAKAL 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 13 2 13,00 7 3 7,00 61 9 61,00 463,796 5 6 8 129 8404
% 13

7 108 ECRİN TÜRKCAN 4D 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 5 5 5,00 58 12 58,00 460,869 1 7 9 141 9213
% 14

8 147 HAZAL ATAÇ 4C 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 61 9 61,00 460,258 6 8 10 144 9349
% 14

9 429 HİRA NUR AKAY 4C 11 4 11,00 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 9 1 9,00 62 8 62,00 458,487 7 9 11 152 9883
% 15

10 203 ZEYNEL OĞUZMÜFTÜ4C 11 3 11,00 15 0 15,00 14 1 14,00 12 3 12,00 9 1 9,00 61 8 61,00 456,458 8 10 13 163 10505
% 16

11 904 MELEK EVİN DAĞ 4B 11 4 11,00 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 8 2 8,00 59 11 59,00 455,357 2 11 14 172 10845
% 17

12 4 NEVA YEŞİLMEN 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 12 1 12,00 6 4 6,00 58 10 58,00 454,151 9 12 16 177 11170
% 17

13 42 YAVUZ Dİ* EN 4B 12 3 12,00 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 6 3 6,00 58 11 58,00 453,691 3 13 17 179 11324
% 17

14 402 ZEYNEP ÇELİK 4C 10 5 10,00 15 0 15,00 13 2 13,00 13 2 13,00 7 3 7,00 58 12 58,00 449,980 10 14 18 190 12385
% 19

15 45 EMİRCAN ÖZCAN 4D 12 3 12,00 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 1 2 1,00 53 10 53,00 447,146 2 15 20 205 13160
% 20

16 0 ÇİĞDEM YETER 4A 13 1 13,00 13 2 13,00 9 3 9,00 12 1 12,00 9 1 9,00 56 8 56,00 445,723 1 16 21 212 13588
% 21

17 73 BAVER 4C 15 0 15,00 10 5 10,00 12 2 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 57 12 57,00 444,948 11 17 22 214 13812
% 21

18 801 NİSA YEŞİLMEN 4D 12 3 12,00 12 3 12,00 12 3 12,00 14 1 14,00 4 6 4,00 54 16 54,00 441,884 3 18 23 230 14688
% 22

19 35 ZEYNEP NAYIR 4A 14 1 14,00 8 7 8,00 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 54 16 54,00 434,878 2 19 24 260 16771
% 26

20 77 ENES NAYİR 4B 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 6 4 6,00 53 17 53,00 429,341 4 20 27 273 18385
% 28

21 175 ERDEM GÜMÜŞ 4C 11 4 11,00 10 5 10,00 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 53 17 53,00 428,881 12 21 29 276 18520
% 28

22 58 HALEF DEDER 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 13 2 13,00 9 6 9,00 3 7 3,00 51 19 51,00 426,309 3 22 30 289 19225
% 29

23 408 FATİMA FİDAN 4A 14 1 14,00 8 7 8,00 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 53 17 53,00 422,502 4 23 32 306 20385
% 31

24 488 MUSTAFA ARSLAN 4C 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 51 19 51,00 421,600 13 24 33 313 20666
% 32

25 36 AYŞE AYDIN 4B 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 8 7 8,00 2 8 2,00 50 20 50,00 421,057 5 25 34 316 20815
% 32

26 397 SERRA BİLGİÇ 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 10 5 10,00 10 5 10,00 6 4 6,00 50 20 50,00 419,660 14 26 35 318 21234
% 32

27 61 ENSAR SAĞLAM 4C 10 5 10,00 12 2 12,00 12 3 12,00 12 3 12,00 4 6 4,00 50 19 50,00 419,481 15 27 36 319 21296
% 33

28 0 MUHAMMED AKYÜZ 4A 9 3 9,00 13 2 13,00 12 2 12,00 11 3 11,00 5 5 5,00 50 15 50,00 415,895 5 28 38 345 22310
% 34

29 107 MUHAMMED AKYÜZ 4C 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 14 1 14,00 6 4 6,00 50 20 50,00 415,315 16 29 39 347 22475
% 34

30 400 RAHİL AYDIN 4D 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 7 4 7,00 46 10 46,00 412,718 4 30 41 355 23178
% 35

31 21 ELİF ALKAN 4A 7 8 7,00 14 0 14,00 12 3 12,00 9 6 9,00 5 5 5,00 47 22 47,00 399,115 6 31 43 399 26965
% 41

32 142 ELVİN GÜNDÜZ 4C 11 4 11,00 12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 5 5 5,00 45 25 45,00 398,813 17 32 44 402 27069
% 41

33 14 ENES BEKDAŞ 4C 7 8 7,00 12 3 12,00 12 3 12,00 11 4 11,00 5 5 5,00 47 23 47,00 398,779 18 33 45 403 27080
% 41
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

KATILIMLAR

34 0 RABİA BİLGİÇ 4A 11 4 11,00 11 4 11,00 7 8 7,00 10 4 10,00 4 6 4,00 43 26 43,00 397,712 7 34 47 408 27392
% 42

35 252 SO GÜL DEMİRCİ 4B 9 6 9,00 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 4 6 4,00 44 26 44,00 389,384 6 35 51 444 29792
% 45

36 0 TAHA AÇAN 4C 7 8 7,00 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 44 26 44,00 385,100 19 36 52 455 30940
% 47

37 33 MAHMUT ÖZTÜRK 4C 9 6 9,00 13 2 13,00 12 3 12,00 6 8 6,00 3 7 3,00 43 26 43,00 384,635 20 37 53 456 31054
% 47

38 447 HARUN ANIL AKKURT4C 12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 8 7 8,00 4 6 4,00 41 29 41,00 383,503 21 38 54 462 31384
% 48

39 454 SEMANUR YILDIZ 4B 11 4 11,00 9 6 9,00 11 4 11,00 7 8 7,00 4 6 4,00 42 28 42,00 378,893 7 39 58 485 32623
% 50

40 445 EMİNE TAŞPINAR 4B 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 2 8 2,00 39 31 39,00 378,512 8 40 59 488 32736
% 50

41 377 DORUKHAN RÜZG* 4B 13 2 13,00 6 9 6,00 10 5 10,00 7 8 7,00 6 4 6,00 42 28 42,00 375,312 9 41 61 500 33621
% 51

42 372 YUSUF AKSOY 4D 9 6 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 6 9 6,00 7 3 7,00 42 28 42,00 374,776 5 42 62 503 33766
% 52

43 277 JİNEN ACAR 4C 9 6 9,00 10 5 10,00 8 7 8,00 8 7 8,00 5 5 5,00 40 30 40,00 373,878 22 43 63 506 34005
% 52

44 130 GAMZE 4D 11 4 11,00 8 7 8,00 5 10 5,00 9 6 9,00 4 6 4,00 37 33 37,00 370,998 6 44 67 518 34783
% 53

45 378 ŞURA ÖZ 4A 9 4 9,00 6 5 6,00 12 3 12,00 8 5 8,00 5 4 5,00 40 21 40,00 360,178 8 45 72 555 37838
% 58

46 131 KARDELEN DAĞ 4D 8 7 8,00 9 5 9,00 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 36 33 36,00 358,318 7 46 73 564 38364
% 59

47 381 VEYSEL ÜSTÜN 4C 10 5 10,00 7 7 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 2 5,00 37 29 37,00 357,305 23 47 75 574 38685
% 59

48 409 ÖMÜR AKÇAY 4A 7 8 7,00 9 5 9,00 9 6 9,00 8 6 8,00 4 6 4,00 37 31 37,00 356,965 9 48 76 576 38803
% 59

49 442 ALİ ÇETİN 4C 6 9 6,00 10 5 10,00 7 8 7,00 9 6 9,00 3 7 3,00 35 35 35,00 355,907 24 49 78 587 39098
% 60

50 0 BERİVAN AKINCI 4D 10 5 10,00 10 5 10,00 8 7 8,00 5 10 5,00 1 9 1,00 34 36 34,00 355,286 8 50 80 592 39257
% 60

51 79 HÜSEYİN YAVUZ 4B 11 4 11,00 6 9 6,00 9 6 9,00 6 8 6,00 5 5 5,00 37 32 37,00 354,172 10 51 81 603 39568
% 60

52 458 MERVE AKÇAY 4A 7 8 7,00 10 5 10,00 7 8 7,00 7 7 7,00 4 6 4,00 35 34 35,00 352,739 10 52 82 616 39951
% 61

53 399 RABİA ACAR 4C 7 8 7,00 10 5 10,00 1 3 1,00 9 6 9,00 2 6 2,00 29 28 29,00 346,478 25 53 84 650 41716
% 64

54 161 EFE AKÇAY 4B 10 5 10,00 5 10 5,00 5 10 5,00 9 6 9,00 2 8 2,00 31 39 31,00 344,397 11 54 87 663 42268
% 65

55 394 ZEHRA KESLER 4A 10 5 10,00 5 8 5,00 7 7 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 34 33 34,00 340,403 11 55 89 689 43354
% 66

56 170 HANİN ELHALİF 4B 12 3 12,00 4 11 4,00 8 7 8,00 4 11 4,00 6 4 6,00 34 36 34,00 337,564 12 56 91 704 44152
% 67

57 43 HİRA NUR GÖKTEKİN4B 9 2 9,00 3 10 3,00 8 5 8,00 9 5 9,00 2 8 2,00 31 30 31,00 333,997 13 57 94 721 45165
% 69

58 246 HİRANUR SOYLU 4B 8 6 8,00 5 10 5,00 10 5 10,00 6 9 6,00 2 8 2,00 31 38 31,00 327,524 14 58 99 755 46844
% 72

59 98145 EMİRHAN AKKURT 4D 8 7 8,00 6 9 6,00 3 12 3,00 6 9 6,00 3 7 3,00 26 44 26,00 319,761 9 59 104 796 48868
% 75

60 37 DAMLA SU METE 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 5 5,00 30 40 30,00 317,326 15 60 106 812 49541
% 76

61 139 NURHAN MEŞAİL 4D 7 8 7,00 4 11 4,00 8 7 8,00 6 9 6,00 3 7 3,00 28 42 28,00 313,755 10 61 109 825 50429
% 77

62 84 EMİNE ŞİMŞEK 4A 6 7 6,00 6 7 6,00 9 4 9,00 4 8 4,00 4 5 4,00 29 31 29,00 312,535 12 62 110 831 50784
% 78

63 34 GİZEM AKKURT 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 1 14 1,00 6 9 6,00 4 6 4,00 24 46 24,00 311,739 13 63 111 834 50978
% 78

64 369 SEVİM DURMAZ 4B 6 9 6,00 4 10 4,00 8 6 8,00 7 7 7,00 1 3 1,00 26 35 26,00 309,475 16 64 112 854 51566
% 79

65 0 SİNEM AKSÖZ 4D 9 5 9,00 6 9 6,00 10 5 10,00 0 2 0,00 2 4 2,00 27 25 27,00 306,167 11 65 116 882 52452
% 80

66 205 BETÜL SELİMOĞLU 4C 7 8 7,00 4 11 4,00 7 8 7,00 4 11 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 300,650 26 66 121 914 53930
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

KATILIMLAR

67 412 İREM ALTUNKAYNA 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 3 12 3,00 7 8 7,00 2 8 2,00 22 48 22,00 300,359 14 67 122 917 53991
% 82

68 391 İPEK NERGİ Z 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 25 45 25,00 299,826 15 68 123 923 54111
% 83

69 232 HİRA ACAR 4D 5 10 5,00 3 12 3,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 7 3,00 22 48 22,00 293,306 12 69 127 969 55913
% 85

70 426 HARUN KAZAN 4D 3 12 3,00 7 8 7,00 4 9 4,00 5 10 5,00 2 8 2,00 21 47 21,00 291,397 13 70 128 979 56444
% 86

71 515 KADİR DİLEK 4D 8 7 8,00 4 11 4,00 2 13 2,00 3 12 3,00 3 7 3,00 20 50 20,00 289,957 14 71 130 991 56801
% 87

72 433 MELİSA TUNÇ 4D 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 4 11 4,00 2 8 2,00 21 49 21,00 288,390 15 72 132 1001 57188
% 87

73 0 İLYAS ACAR 4D 1 14 1,00 4 11 4,00 5 9 5,00 8 7 8,00 4 6 4,00 22 47 22,00 285,585 16 73 134 1017 57893
% 88

74 0 ENES UYGUR 4D 3 12 3,00 4 11 4,00 2 13 2,00 8 7 8,00 1 9 1,00 18 52 18,00 284,506 17 74 135 1029 58143
% 89

75 401 AYŞE KAYA 4B 4 11 4,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 12 3,00 6 4 6,00 24 46 24,00 283,936 17 75 136 1033 58292
% 89

76 54 OSMAN ÖZGÜL 4B 7 8 7,00 4 11 4,00 3 12 3,00 3 12 3,00 1 9 1,00 18 52 18,00 282,419 18 76 138 1042 58642
% 90

77 0 FATİMA DURU 4A 4 11 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 2 13 2,00 3 7 3,00 21 49 21,00 278,122 16 77 139 1063 59642
% 91

78 191 TAHİ   R ACAR 4B 4 10 4,00 4 11 4,00 1 14 1,00 6 8 6,00 0 10 0,00 15 53 15,00 275,153 19 78 142 1076 60280
% 92

79 375 VEYSEL KARADAŞ 4A 5 10 5,00 3 12 3,00 3 11 3,00 4 11 4,00 3 7 3,00 18 51 18,00 274,746 17 79 143 1081 60384
% 92

80 13 B A R A N 4B 2 13 2,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 10 5,00 1 9 1,00 17 53 17,00 268,987 20 80 147 1124 61559
% 94

81 0 YILMAZ ALAV 4D 1 14 1,00 6 8 6,00 4 10 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 17 51 17,00 268,827 18 81 148 1126 61593
% 94

82 98 AHM T KARAGÜN 4D 6 9 6,00 2 12 2,00 4 11 4,00 3 12 3,00 1 9 1,00 16 53 16,00 267,625 19 82 149 1131 61805
% 94

83 192 MENESA ŞOLCUN 4B 6 9 6,00 2 13 2,00 3 12 3,00 3 12 3,00 1 9 1,00 15 55 15,00 265,428 21 83 152 1143 62213
% 95

84 206 MUNTEHE TUNÇ 4D 5 10 5,00 3 11 3,00 6 9 6,00 2 1 2,00 16 31 16,00 264,446 20 84 153 1147 62359
% 95

85 127 MUSTAFA ÖZTÜRM 4B 0 15 0,00 1 14 1,00 4 6 4,00 5 10 5,00 1 9 1,00 11 54 11,00 238,430 22 85 155 1200 64971
% 99
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4A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 0 ÇİĞDEM YETER 4A 13 1 13,00 13 2 13,00 9 3 9,00 12 1 12,00 9 1 9,00 56 8 56,00 445,723 1 16 21 212 13588
% 21

2 35 ZEYNEP NAYIR 4A 14 1 14,00 8 7 8,00 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 54 16 54,00 434,878 2 19 24 260 16771
% 26

3 58 HALEF DEDER 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 13 2 13,00 9 6 9,00 3 7 3,00 51 19 51,00 426,309 3 22 30 289 19225
% 29

4 408 FATİMA FİDAN 4A 14 1 14,00 8 7 8,00 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 53 17 53,00 422,502 4 23 32 306 20385
% 31

5 0 MUHAMMED AKYÜZ 4A 9 3 9,00 13 2 13,00 12 2 12,00 11 3 11,00 5 5 5,00 50 15 50,00 415,895 5 28 38 345 22310
% 34

6 21 ELİF ALKAN 4A 7 8 7,00 14 0 14,00 12 3 12,00 9 6 9,00 5 5 5,00 47 22 47,00 399,115 6 31 43 399 26965
% 41

7 0 RABİA BİLGİÇ 4A 11 4 11,00 11 4 11,00 7 8 7,00 10 4 10,00 4 6 4,00 43 26 43,00 397,712 7 34 47 408 27392
% 42

8 378 ŞURA ÖZ 4A 9 4 9,00 6 5 6,00 12 3 12,00 8 5 8,00 5 4 5,00 40 21 40,00 360,178 8 45 72 555 37838
% 58

9 409 ÖMÜR AKÇAY 4A 7 8 7,00 9 5 9,00 9 6 9,00 8 6 8,00 4 6 4,00 37 31 37,00 356,965 9 48 76 576 38803
% 59

10 458 MERVE AKÇAY 4A 7 8 7,00 10 5 10,00 7 8 7,00 7 7 7,00 4 6 4,00 35 34 35,00 352,739 10 52 82 616 39951
% 61

11 394 ZEHRA KESLER 4A 10 5 10,00 5 8 5,00 7 7 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 34 33 34,00 340,403 11 55 89 689 43354
% 66

12 84 EMİNE ŞİMŞEK 4A 6 7 6,00 6 7 6,00 9 4 9,00 4 8 4,00 4 5 4,00 29 31 29,00 312,535 12 62 110 831 50784
% 78

13 34 GİZEM AKKURT 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 1 14 1,00 6 9 6,00 4 6 4,00 24 46 24,00 311,739 13 63 111 834 50978
% 78

14 412 İREM ALTUNKAYNA 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 3 12 3,00 7 8 7,00 2 8 2,00 22 48 22,00 300,359 14 67 122 917 53991
% 82

15 391 İPEK NERGİ Z 4A 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 25 45 25,00 299,826 15 68 123 923 54111
% 83

16 0 FATİMA DURU 4A 4 11 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 2 13 2,00 3 7 3,00 21 49 21,00 278,122 16 77 139 1063 59642
% 91

17 375 VEYSEL KARADAŞ 4A 5 10 5,00 3 12 3,00 3 11 3,00 4 11 4,00 3 7 3,00 18 51 18,00 274,746 17 79 143 1081 60384
% 92
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4B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 479 EŞREF AKYÜN 4B 12 3 12,00 15 0 15,00 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 63 7 63,00 470,917 1 4 6 108 6399
% 9,77

2 904 MELEK EVİN DAĞ 4B 11 4 11,00 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 8 2 8,00 59 11 59,00 455,357 2 11 14 172 10845
% 17

3 42 YAVUZ Dİ* EN 4B 12 3 12,00 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 6 3 6,00 58 11 58,00 453,691 3 13 17 179 11324
% 17

4 77 ENES NAYİR 4B 12 3 12,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 6 4 6,00 53 17 53,00 429,341 4 20 27 273 18385
% 28

5 36 AYŞE AYDIN 4B 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 8 7 8,00 2 8 2,00 50 20 50,00 421,057 5 25 34 316 20815
% 32

6 252 SO GÜL DEMİRCİ 4B 9 6 9,00 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 4 6 4,00 44 26 44,00 389,384 6 35 51 444 29792
% 45

7 454 SEMANUR YILDIZ 4B 11 4 11,00 9 6 9,00 11 4 11,00 7 8 7,00 4 6 4,00 42 28 42,00 378,893 7 39 58 485 32623
% 50

8 445 EMİNE TAŞPINAR 4B 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 2 8 2,00 39 31 39,00 378,512 8 40 59 488 32736
% 50

9 377 DORUKHAN RÜZG* 4B 13 2 13,00 6 9 6,00 10 5 10,00 7 8 7,00 6 4 6,00 42 28 42,00 375,312 9 41 61 500 33621
% 51

10 79 HÜSEYİN YAVUZ 4B 11 4 11,00 6 9 6,00 9 6 9,00 6 8 6,00 5 5 5,00 37 32 37,00 354,172 10 51 81 603 39568
% 60

11 161 EFE AKÇAY 4B 10 5 10,00 5 10 5,00 5 10 5,00 9 6 9,00 2 8 2,00 31 39 31,00 344,397 11 54 87 663 42268
% 65

12 170 HANİN ELHALİF 4B 12 3 12,00 4 11 4,00 8 7 8,00 4 11 4,00 6 4 6,00 34 36 34,00 337,564 12 56 91 704 44152
% 67

13 43 HİRA NUR GÖKTEKİN4B 9 2 9,00 3 10 3,00 8 5 8,00 9 5 9,00 2 8 2,00 31 30 31,00 333,997 13 57 94 721 45165
% 69

14 246 HİRANUR SOYLU 4B 8 6 8,00 5 10 5,00 10 5 10,00 6 9 6,00 2 8 2,00 31 38 31,00 327,524 14 58 99 755 46844
% 72

15 37 DAMLA SU METE 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 5 5,00 30 40 30,00 317,326 15 60 106 812 49541
% 76

16 369 SEVİM DURMAZ 4B 6 9 6,00 4 10 4,00 8 6 8,00 7 7 7,00 1 3 1,00 26 35 26,00 309,475 16 64 112 854 51566
% 79

17 401 AYŞE KAYA 4B 4 11 4,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 12 3,00 6 4 6,00 24 46 24,00 283,936 17 75 136 1033 58292
% 89

18 54 OSMAN ÖZGÜL 4B 7 8 7,00 4 11 4,00 3 12 3,00 3 12 3,00 1 9 1,00 18 52 18,00 282,419 18 76 138 1042 58642
% 90

19 191 TAHİ   R ACAR 4B 4 10 4,00 4 11 4,00 1 14 1,00 6 8 6,00 0 10 0,00 15 53 15,00 275,153 19 78 142 1076 60280
% 92

20 13 B A R A N 4B 2 13 2,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 10 5,00 1 9 1,00 17 53 17,00 268,987 20 80 147 1124 61559
% 94

21 192 MENESA ŞOLCUN 4B 6 9 6,00 2 13 2,00 3 12 3,00 3 12 3,00 1 9 1,00 15 55 15,00 265,428 21 83 152 1143 62213
% 95

22 127 MUSTAFA ÖZTÜRM 4B 0 15 0,00 1 14 1,00 4 6 4,00 5 10 5,00 1 9 1,00 11 54 11,00 238,430 22 85 155 1200 64971
% 99
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4C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 27 NEHİR AKAY 4C 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 9 1 9,00 67 3 67,00 486,930 1 1 1 22 2114
% 3,23

2 413 GÖZDE ECE YEŞİLMEN4C 15 0 15,00 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 10 0 10,00 67 3 67,00 486,727 2 2 2 24 2249
% 3,43

3 448 AYSİMA KAPLANOĞLU4C 15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 14 1 14,00 8 2 8,00 66 4 66,00 484,936 3 3 3 30 2585
% 3,95

4 405 ZEYNEP PEKACAR 4C 14 1 14,00 14 1 14,00 12 3 12,00 13 2 13,00 7 3 7,00 60 10 60,00 465,149 4 5 7 124 8028
% 12

5 8 YASİN KARASAKAL 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 13 2 13,00 7 3 7,00 61 9 61,00 463,796 5 6 8 129 8404
% 13

6 147 HAZAL ATAÇ 4C 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 61 9 61,00 460,258 6 8 10 144 9349
% 14

7 429 HİRA NUR AKAY 4C 11 4 11,00 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 9 1 9,00 62 8 62,00 458,487 7 9 11 152 9883
% 15

8 203 ZEYNEL OĞUZMÜFTÜ4C 11 3 11,00 15 0 15,00 14 1 14,00 12 3 12,00 9 1 9,00 61 8 61,00 456,458 8 10 13 163 10505
% 16

9 4 NEVA YEŞİLMEN 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 12 1 12,00 6 4 6,00 58 10 58,00 454,151 9 12 16 177 11170
% 17

10 402 ZEYNEP ÇELİK 4C 10 5 10,00 15 0 15,00 13 2 13,00 13 2 13,00 7 3 7,00 58 12 58,00 449,980 10 14 18 190 12385
% 19

11 73 BAVER 4C 15 0 15,00 10 5 10,00 12 2 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 57 12 57,00 444,948 11 17 22 214 13812
% 21

12 175 ERDEM GÜMÜŞ 4C 11 4 11,00 10 5 10,00 12 3 12,00 14 1 14,00 6 4 6,00 53 17 53,00 428,881 12 21 29 276 18520
% 28

13 488 MUSTAFA ARSLAN 4C 11 4 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 51 19 51,00 421,600 13 24 33 313 20666
% 32

14 397 SERRA BİLGİÇ 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 10 5 10,00 10 5 10,00 6 4 6,00 50 20 50,00 419,660 14 26 35 318 21234
% 32

15 61 ENSAR SAĞLAM 4C 10 5 10,00 12 2 12,00 12 3 12,00 12 3 12,00 4 6 4,00 50 19 50,00 419,481 15 27 36 319 21296
% 33

16 107 MUHAMMED AKYÜZ 4C 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 14 1 14,00 6 4 6,00 50 20 50,00 415,315 16 29 39 347 22475
% 34

17 142 ELVİN GÜNDÜZ 4C 11 4 11,00 12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 5 5 5,00 45 25 45,00 398,813 17 32 44 402 27069
% 41

18 14 ENES BEKDAŞ 4C 7 8 7,00 12 3 12,00 12 3 12,00 11 4 11,00 5 5 5,00 47 23 47,00 398,779 18 33 45 403 27080
% 41

19 0 TAHA AÇAN 4C 7 8 7,00 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 44 26 44,00 385,100 19 36 52 455 30940
% 47

20 33 MAHMUT ÖZTÜRK 4C 9 6 9,00 13 2 13,00 12 3 12,00 6 8 6,00 3 7 3,00 43 26 43,00 384,635 20 37 53 456 31054
% 47

21 447 HARUN ANIL AKKURT4C 12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 8 7 8,00 4 6 4,00 41 29 41,00 383,503 21 38 54 462 31384
% 48

22 277 JİNEN ACAR 4C 9 6 9,00 10 5 10,00 8 7 8,00 8 7 8,00 5 5 5,00 40 30 40,00 373,878 22 43 63 506 34005
% 52

23 381 VEYSEL ÜSTÜN 4C 10 5 10,00 7 7 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 2 5,00 37 29 37,00 357,305 23 47 75 574 38685
% 59

24 442 ALİ ÇETİN 4C 6 9 6,00 10 5 10,00 7 8 7,00 9 6 9,00 3 7 3,00 35 35 35,00 355,907 24 49 78 587 39098
% 60

25 399 RABİA ACAR 4C 7 8 7,00 10 5 10,00 1 3 1,00 9 6 9,00 2 6 2,00 29 28 29,00 346,478 25 53 84 650 41716
% 64

26 205 BETÜL SELİMOĞLU 4C 7 8 7,00 4 11 4,00 7 8 7,00 4 11 4,00 3 7 3,00 25 45 25,00 300,650 26 66 121 914 53930
% 82
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4D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN MİDYAT HACİ NURİ MAKBULE YEŞİLMEN İLKOKULU4. SINIF LGS 4.DENEME 85 155 1213 65492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sözel (SOS) Sayısal (FEN) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik SOSYAL BİLGİLER Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,22 8 6 8,34 9 5 9,36 9 5 9,29 5 4 5,41 42 27 41,62 376,540

Okul Ortalaması 9 6 9,04 9 6 8,68 9 6 8,76 8 6 8,47 4 5 4,35 39 29 39,30 369,630

SINIF: 4D

KATILIMLAR

1 108 ECRİN TÜRKCAN 4D 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 5 5 5,00 58 12 58,00 460,869 1 7 9 141 9213
% 14

2 45 EMİRCAN ÖZCAN 4D 12 3 12,00 14 1 14,00 12 3 12,00 14 1 14,00 1 2 1,00 53 10 53,00 447,146 2 15 20 205 13160
% 20

3 801 NİSA YEŞİLMEN 4D 12 3 12,00 12 3 12,00 12 3 12,00 14 1 14,00 4 6 4,00 54 16 54,00 441,884 3 18 23 230 14688
% 22

4 400 RAHİL AYDIN 4D 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 7 4 7,00 46 10 46,00 412,718 4 30 41 355 23178
% 35

5 372 YUSUF AKSOY 4D 9 6 9,00 11 4 11,00 9 6 9,00 6 9 6,00 7 3 7,00 42 28 42,00 374,776 5 42 62 503 33766
% 52

6 130 GAMZE 4D 11 4 11,00 8 7 8,00 5 10 5,00 9 6 9,00 4 6 4,00 37 33 37,00 370,998 6 44 67 518 34783
% 53

7 131 KARDELEN DAĞ 4D 8 7 8,00 9 5 9,00 7 8 7,00 8 7 8,00 4 6 4,00 36 33 36,00 358,318 7 46 73 564 38364
% 59

8 0 BERİVAN AKINCI 4D 10 5 10,00 10 5 10,00 8 7 8,00 5 10 5,00 1 9 1,00 34 36 34,00 355,286 8 50 80 592 39257
% 60

9 98145 EMİRHAN AKKURT 4D 8 7 8,00 6 9 6,00 3 12 3,00 6 9 6,00 3 7 3,00 26 44 26,00 319,761 9 59 104 796 48868
% 75

10 139 NURHAN MEŞAİL 4D 7 8 7,00 4 11 4,00 8 7 8,00 6 9 6,00 3 7 3,00 28 42 28,00 313,755 10 61 109 825 50429
% 77

11 0 SİNEM AKSÖZ 4D 9 5 9,00 6 9 6,00 10 5 10,00 0 2 0,00 2 4 2,00 27 25 27,00 306,167 11 65 116 882 52452
% 80

12 232 HİRA ACAR 4D 5 10 5,00 3 12 3,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 7 3,00 22 48 22,00 293,306 12 69 127 969 55913
% 85

13 426 HARUN KAZAN 4D 3 12 3,00 7 8 7,00 4 9 4,00 5 10 5,00 2 8 2,00 21 47 21,00 291,397 13 70 128 979 56444
% 86

14 515 KADİR DİLEK 4D 8 7 8,00 4 11 4,00 2 13 2,00 3 12 3,00 3 7 3,00 20 50 20,00 289,957 14 71 130 991 56801
% 87

15 433 MELİSA TUNÇ 4D 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 4 11 4,00 2 8 2,00 21 49 21,00 288,390 15 72 132 1001 57188
% 87

16 0 İLYAS ACAR 4D 1 14 1,00 4 11 4,00 5 9 5,00 8 7 8,00 4 6 4,00 22 47 22,00 285,585 16 73 134 1017 57893
% 88

17 0 ENES UYGUR 4D 3 12 3,00 4 11 4,00 2 13 2,00 8 7 8,00 1 9 1,00 18 52 18,00 284,506 17 74 135 1029 58143
% 89

18 0 YILMAZ ALAV 4D 1 14 1,00 6 8 6,00 4 10 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 17 51 17,00 268,827 18 81 148 1126 61593
% 94

19 98 AHM T KARAGÜN 4D 6 9 6,00 2 12 2,00 4 11 4,00 3 12 3,00 1 9 1,00 16 53 16,00 267,625 19 82 149 1131 61805
% 94

20 206 MUNTEHE TUNÇ 4D 5 10 5,00 3 11 3,00 6 9 6,00 2 1 2,00 16 31 16,00 264,446 20 84 153 1147 62359
% 95
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